
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MALATYA BATTALGAZİ Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ADAL 5.Sınıf ALTIN 131 235 443 1640

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 6 4,23 4 3 2,63 4 3 2,87 4 3 2,57 4 7 1,30 6 6 3,61 27 28 17,21 271,390

Okul Ortalaması 5 7 2,84 3 3 1,94 4 3 2,73 2 4 1,00 3 8 0,12 5 7 2,31 22 32 10,94 241,380

KATILIMLAR

1 538 ALİ       ALAN 5A 8 3 7,00 6 0 6,00 5 2 4,33 4 2 3,33 9 4 7,67 9 3 8,00 41 14 36,33 377,348 1 1 1 8 92

2 535 SARE      BATAR 5E 11 2 10,33 5 2 4,33 6 1 5,67 4 1 3,67 6 4 4,67 6 4 4,67 38 14 33,34 354,002 1 2 2 22 187

3 72 MUHAMMED HÜ    EKİCİ5B 10 3 9,00 4 1 3,67 5 2 4,33 1 0 1,00 7 4 5,67 8 5 6,33 35 15 30,00 353,439 1 3 3 24 189

4 465 BERAT     GÜNEŞ 5F 8 4 6,67 5 2 4,33 6 1 5,67 6 0 6,00 4 5 2,33 9 4 7,67 38 16 32,67 332,839 1 4 7 46 296

5 529 ZEYNEP    ATLI 5E 10 2 9,33 5 2 4,33 6 1 5,67 3 3 2,00 4 5 2,33 6 5 4,33 34 18 27,99 322,679 2 5 9 54 345

6 139 ABDULSAMETORMAN 5B 7 4 5,67 4 3 3,00 7 0 7,00 5 1 4,67 4 6 2,00 8 4 6,67 35 18 29,01 316,336 2 6 12 62 386

7 466 İKRANUR   ERİŞ 5F 7 5 5,33 4 3 3,00 6 0 6,00 5 0 5,00 4 8 1,33 9 3 8,00 35 19 28,66 314,005 2 7 14 65 396

8 549 TALHA     ER 5A 9 4 7,67 5 2 4,33 7 0 7,00 4 3 3,00 4 9 1,00 7 6 5,00 36 24 28,00 309,904 2 8 16 76 427

9 462 ECRİN     T OPTAŞ 5E 7 6 5,00 4 3 3,00 6 1 5,67 5 1 4,67 5 8 2,33 7 6 5,00 34 25 25,67 303,840 3 9 17 91 479

10 119 YUSUF     EROL 5B 10 2 9,33 5 2 4,33 5 1 4,67 1 1 0,67 4 7 1,67 4 4 2,67 29 17 23,34 303,288 3 10 18 92 483

11 137 YUSUFKEREMAKTÜRK 5B 8 5 6,33 5 2 4,33 5 2 4,33 4 3 3,00 4 9 1,00 8 5 6,33 34 26 25,32 303,136 4 11 19 93 484

12 264 MUHAMMED  AKTAŞ 5C 8 5 6,33 3 4 1,67 6 1 5,67 2 2 1,33 6 7 3,67 5 7 2,67 30 26 21,34 301,313 1 12 21 96 500

13 523 EYMEN     GÜNDÜZ 5F 7 6 5,00 5 2 4,33 6 1 5,67 1 1 0,67 3 5 1,33 8 4 6,67 30 19 23,67 297,846 3 13 22 101 526

14 76 M SİD         AP 5B 9 3 8,00 3 3 2,00 7 0 7,00 3 3 2,00 5 8 2,33 4 8 1,33 31 25 22,66 297,681 5 14 23 102 528

15 329 ÖMER      KILIÇ 5A 7 5 5,33 5 2 4,33 2 3 1,00 1 1 0,67 4 4 2,67 7 4 5,67 26 19 19,67 295,976 3 15 24 105 538

16 352 YUSUF     ERCAN 5A 9 4 7,67 4 3 3,00 4 3 3,00 3 3 2,00 2 6 0,00 8 5 6,33 30 24 22,00 294,517 4 16 25 108 549

17 335 TAHA YASİNAMAN 5A 5 6 3,00 6 1 5,67 7 0 7,00 2 2 1,33 4 6 2,00 7 6 5,00 31 21 24,00 290,401 5 17 26 118 582

18 308 HÜSEYİN   ÇOBAN 5A 8 5 6,33 6 1 5,67 2 3 1,00 1 4 -0,33 4 6 2,00 6 6 4,00 27 25 18,67 288,019 6 18 27 123 605

19 394 SAMET     ONAY 5D 8 5 6,33 6 1 5,67 3 3 2,00 6 1 5,67 4 5 2,33 3 10 -0,33 30 25 21,67 283,713 1 19 31 131 640

20 149 ABDULKADİR GÖKTÜRK5C 7 5 5,33 4 3 3,00 5 2 4,33 2 1 1,67 2 7 -0,33 8 3 7,00 28 21 21,00 283,633 2 20 32 132 641

21 363 ALİEYMEN  ŞAHİN 5C 7 6 5,00 3 4 1,67 7 0 7,00 7 0 7,00 3 9 0,00 6 7 3,67 33 26 24,34 282,046 3 21 35 136 659

22 267 NUH       EROL 5C 7 5 5,33 4 2 3,33 4 3 3,00 4 4 2,67 4 5 2,33 23 19 16,66 279,766 4 22 39 144 677

23 272 YUNUS EMREBAŞKAYA5C 10 3 9,00 0 7 -2,33 6 1 5,67 2 6 0,00 5 4 3,67 23 21 16,01 279,379 5 23 40 146 681

24 471 HAMZA     PORSUK 5C 4 8 1,33 2 5 0,33 4 3 3,00 0 4 -1,33 9 4 7,67 3 10 -0,33 22 34 10,67 277,033 6 24 42 150 695

25 143 ÖMER FARUK BAŞAR 5C 6 5 4,33 3 4 1,67 3 4 1,67 1 1 0,67 6 4 4,67 2 6 0,00 21 24 13,01 274,387 7 25 45 158 717

26 438 ABDULBAKİ KIZIL 5D 9 4 7,67 5 2 4,33 4 3 3,00 5 2 4,33 2 11 -1,67 6 7 3,67 31 29 21,33 274,094 2 26 46 161 722

27 457 MELİSA    TURA  6 6 4,00 4 3 3,00 6 1 5,67 3 2 2,33 4 4 2,67 3 7 0,67 26 23 18,34 273,589 1 27 47 162 727

28 470 TAHA YASİRALTUNKAYA5E 8 4 6,67 4 3 3,00 4 3 3,00 1 6 -1,00 3 10 -0,33 7 6 5,00 27 32 16,34 272,488 4 28 50 167 734

29 319 MİRA C    DOĞAN 5A 7 4 5,67 2 2 1,33 3 2 2,33 1 2 0,33 3 2 2,33 4 7 1,67 20 19 13,66 270,628 7 29 52 170 746

30 534 ECRİN     KARGİN 5F 7 6 5,00 4 3 3,00 3 4 1,67 3 4 1,67 4 9 1,00 6 7 3,67 27 33 16,01 270,249 4 30 53 172 750

31 543 ECRİN     TAYLAN 5E 8 5 6,33 3 4 1,67 3 4 1,67 3 4 1,67 5 7 2,67 3 10 -0,33 25 34 13,68 269,203 5 31 55 174 761

32 506 YAREN     TÜRK 5F 5 8 2,33 4 3 3,00 6 1 5,67 4 3 3,00 4 8 1,33 6 7 3,67 29 30 19,00 269,175 5 32 56 175 762

33 0 5B 5 4 3,67 5 1 4,67 7 0 7,00 3 3 2,00 3 5 1,33 3 5 1,33 26 18 20,00 269,095 6 33 57 176 763

34 238 MELİHBİLALAKİN  C 5 5 3,33 5 1 4,67 4 2 3,33 2 0 2,00 1 1 0,67 6 5 4,33 23 14 18,33 268,781 1 34 58 177 765

35 600 YUSUF     ÇETİN 5A 7 5 5,33 5 2 4,33 5 2 4,33 2 5 0,33 3 8 0,33 5 6 3,00 27 28 17,65 268,657 8 35 59 178 767

36 52 EFE       TOPAÇ 5B 4 7 1,67 4 3 3,00 3 4 1,67 1 2 0,33 3 5 1,33 8 3 7,00 23 24 15,00 267,933 7 36 60 179 773

37 10 ABDULLAH  AYCAN 5B 5 6 3,00 4 2 3,33 5 1 4,67 6 1 5,67 2 8 -0,67 7 6 5,00 29 24 21,00 266,839 8 37 61 180 776

38 473 SÜMEYYE   DÜNDAR 5E 8 5 6,33 2 5 0,33 3 4 1,67 2 5 0,33 3 10 -0,33 7 6 5,00 25 35 13,33 265,114 6 38 64 186 794

39 321 SADİ  ED  GEZEK 5A 6 7 3,67 3 4 1,67 5 2 4,33 4 3 3,00 4 8 1,33 5 8 2,33 27 32 16,33 264,503 9 39 65 187 798

40 407 YUSUF     A BİÇ 5D 4 6 2,00 5 2 4,33 5 2 4,33 2 5 0,33 5 8 2,33 5 8 2,33 26 31 15,65 263,062 3 40 67 190 809

41 502 ANIL BERK Ö DEMİR 5F 4 9 1,00 3 4 1,67 6 1 5,67 6 1 5,67 4 9 1,00 6 7 3,67 29 31 18,68 261,549 6 41 68 191 824

42 496 ZEYNEP    BALTACI 5F 8 5 6,33 4 3 3,00 3 4 1,67 1 6 -1,00 3 10 -0,33 6 7 3,67 25 35 13,34 260,769 7 42 69 194 837

43 255 MİRAÇ     TOSUN 5C 8 5 6,33 5 1 4,67 6 1 5,67 0 3 -1,00 2 10 -1,33 5 8 2,33 26 28 16,67 257,375 8 43 73 201 861

44 67 EREN      GÖNÜL 5B 5 6 3,00 4 3 3,00 6 1 5,67 1 3 0,00 3 5 1,33 4 7 1,67 23 25 14,67 256,337 9 44 75 206 880

45 131 MYUSUF    DENİZ 5B 8 5 6,33 3 4 1,67 4 1 3,67 2 6 0,00 4 8 1,33 21 24 13,00 255,495 10 45 76 210 886

46 0 EMİRHAN   NAZLI 5B 6 7 3,67 6 1 5,67 4 3 3,00 2 9 -1,00 6 6 4,00 24 26 15,34 251,583 11 46 79 223 923

47 424 BERRANUR  GEZGİN 5D 3 8 0,33 3 4 1,67 4 3 3,00 2 5 0,33 6 7 3,67 4 8 1,33 22 35 10,33 251,427 4 47 80 224 925
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48 0 YUSUFİSL MBABÜRHAN5D 6 7 3,67 6 1 5,67 4 3 3,00 1 3 0,00 3 10 -0,33 5 8 2,33 25 32 14,34 248,782 5 48 82 228 945

49 524 GÜLŞEN    SÜZGÜN 5E 6 7 3,67 1 6 -1,00 4 3 3,00 1 6 -1,00 3 10 -0,33 7 6 5,00 22 38 9,34 246,901 7 49 84 232 964

50 322 SİNAN     ARSLAN 5A 6 6 4,00 4 3 3,00 5 2 4,33 2 5 0,33 2 7 -0,33 4 7 1,67 23 30 13,00 245,559 10 50 87 235 976

51 192 EMİR      BOZKURT 5C 5 5 3,33 3 3 2,00 5 2 4,33 2 2 1,33 0 7 -2,33 7 4 5,67 22 23 14,33 245,061 9 51 89 238 981

52 69 FURKAN    BATURAY 5B 4 5 2,33 1 5 -0,67 2 5 0,33 5 1 4,67 2 5 0,33 6 7 3,67 20 28 10,66 245,046 12 52 90 239 982

53 263 MUHAMMEDNEBİ BATURAY5C 3 2 2,33 2 1 1,67 5 1 4,67 0 2 -0,67 6 5 4,33 16 11 12,33 243,975 10 53 91 242 995

54 96 MİSLİNA   YETKİN 5D 5 6 3,00 1 4 -0,33 0 5 -1,67 0 4 -1,33 3 8 0,33 7 4 5,67 16 31 5,67 242,618 6 54 93 244 1011

55 548 DİLARA    ÖĞÜT 5E 3 10 -0,33 4 3 3,00 4 3 3,00 5 2 4,33 4 9 1,00 5 7 2,67 25 34 13,67 242,607 8 55 94 245 1012

56 510 SEVAL     ÇETİN 5E 7 6 5,00 3 4 1,67 4 3 3,00 0 2 -0,67 2 11 -1,67 6 7 3,67 22 33 11,00 242,392 9 56 95 246 1016

57 184 EBUBEKİR  YILDIRIM 5C 7 6 5,00 5 2 4,33 4 3 3,00 1 6 -1,00 1 12 -3,00 7 6 5,00 25 35 13,33 242,372 11 57 96 247 1017

58 0 AHMET F   KARAKAYA 5C 5 8 2,33 3 4 1,67 5 2 4,33 1 6 -1,00 3 7 0,67 5 8 2,33 22 35 10,33 242,348 12 58 97 248 1018

59 0 EMRULLAH  KOCAASLAN5B 6 7 3,67 4 3 3,00 5 2 4,33 2 5 0,33 2 10 -1,33 5 8 2,33 24 35 12,33 238,389 13 59 101 257 1048

60 531 SİRAÇ     DÖLCEL 5F 3 10 -0,33 3 4 1,67 2 5 0,33 3 4 1,67 5 8 2,33 5 8 2,33 21 39 8,00 238,172 8 60 103 260 1052

61 341 UMUT EFE  ERCAN 5A 6 6 4,00 2 3 1,00 6 1 5,67 1 5 -0,67 0 12 -4,00 8 3 7,00 23 30 13,00 237,993 11 61 104 261 1055

62 521 NESRA     DEMİR 5F 6 5 4,33 4 2 3,33 4 3 3,00 1 4 -0,33 1 6 -1,00 4 8 1,33 20 28 10,66 236,347 9 62 106 263 1066

63 403 YUSUF     KARADAŞ 5D 3 10 -0,33 2 5 0,33 3 4 1,67 2 5 0,33 5 8 2,33 5 8 2,33 20 40 6,66 235,534 7 63 108 267 1079

64 4 HATİCE    YALÇIN 5D 6 7 3,67 4 3 3,00 3 3 2,00 4 1 3,67 3 9 0,00 2 9 -1,00 22 32 11,34 234,848 8 64 110 270 1092

65 318 İBRAHİM   DAYAN 5A 4 8 1,33 3 2 2,33 4 2 3,33 1 6 -1,00 3 6 1,00 4 8 1,33 19 32 8,32 233,406 12 65 111 271 1108

66 416 ESMANUR   COŞKUN 5D 4 6 2,00 1 5 -0,67 4 2 3,33 3 4 1,67 2 5 0,33 3 4 1,67 17 26 8,33 232,931 9 66 114 275 1115

67 435 İREM SELİN CEYLAN 5D 3 10 -0,33 1 6 -1,00 2 5 0,33 3 4 1,67 5 8 2,33 5 8 2,33 19 41 5,33 232,796 10 67 115 276 1120

68 152 AHMET MİRAÇ BAYINDIR5C 0 6 -2,00 4 2 3,33 6 1 5,67 3 4 1,67 4 6 2,00 17 19 10,67 232,402 13 68 117 281 1128

69 461 ABDULKADİRTOĞANTEMUR5E 6 7 3,67 2 4 0,67 4 3 3,00 1 6 -1,00 2 11 -1,67 6 7 3,67 21 38 8,34 231,872 10 69 118 283 1131

70 81 TALHA     GÜNER 5B 7 6 5,00 4 3 3,00 4 3 3,00 2 5 0,33 3 10 -0,33 2 11 -1,67 22 38 9,33 231,346 14 70 119 285 1137

71 447 ÖMER      YILMAZ 5D 4 7 1,67 2 4 0,67 3 4 1,67 2 4 0,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 19 31 8,68 229,968 11 71 123 293 1150

72 476 MAKBULE   SRÇE 5F 5 8 2,33 2 5 0,33 5 2 4,33 3 4 1,67 3 10 -0,33 4 9 1,00 22 38 9,33 229,888 10 72 124 294 1151

73 545 ÖMER EFE  BATUR 5E 4 6 2,00 3 3 2,00 2 3 1,00 0 4 -1,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 16 28 6,67 229,553 11 73 125 295 1153

74 474 YUSUF ALİ ZEREN 5E 6 7 3,67 3 4 1,67 4 3 3,00 5 2 4,33 3 10 -0,33 2 11 -1,67 23 37 10,67 229,470 12 74 126 297 1155

75 518 KÜBRA     POLAT 5E 6 7 3,67 5 2 4,33 3 4 1,67 3 4 1,67 2 11 -1,67 4 9 1,00 23 37 10,67 228,370 13 75 127 301 1162

76 324 MUSAB     ÖZDEMİR 5A 4 9 1,00 4 3 3,00 2 5 0,33 1 2 0,33 4 9 1,00 4 9 1,00 19 37 6,66 227,392 13 76 129 304 1171

77 0 *JT G Ü I*JSMY Ş NDB  1 7 -1,33 1 6 -1,00 3 2 2,33 5 4 3,67 10 19 3,67 227,198 2 77 130 305 1172

78 0 YAKUP     AKSOY 5D 4 9 1,00 3 4 1,67 2 5 0,33 1 6 -1,00 2 11 -1,67 8 5 6,33 20 40 6,66 226,186 12 78 132 307 1185

79 490 ELİFZNAZ  DOĞAN A 5E 4 9 1,00 1 6 -1,00 0 7 -2,33 2 5 0,33 5 8 2,33 4 9 1,00 16 44 1,33 225,028 14 79 135 310 1195

80 113 MUHAMMED  GÜNEY 5A 7 5 5,33 2 5 0,33 6 1 5,67 0 5 -1,67 1 10 -2,33 3 7 0,67 19 33 8,00 224,146 14 80 137 313 1201

81 410 ELİFNAZ   YILMAZ 5D 4 9 1,00 2 5 0,33 3 4 1,67 2 5 0,33 3 9 0,00 5 8 2,33 19 40 5,66 223,137 13 81 140 316 1212

82 259 HALİFE    CEYLAN 5C 1 3 0,00 2 0 2,00 4 3 3,00 0 5 -1,67 6 3 5,00 13 14 8,33 222,147 14 82 141 317 1217

83 52600 PINAR     KALALI 5F 3 10 -0,33 3 4 1,67 3 4 1,67 5 2 4,33 4 9 1,00 3 10 -0,33 21 39 8,01 221,578 11 83 144 321 1226

84 516 YUNUS EMRE ŞAHİN 5B 3 8 0,33 2 5 0,33 2 3 1,00 0 7 -2,33 2 10 -1,33 8 5 6,33 17 38 4,33 221,080 15 84 145 324 1237

85 469 AHMET      ŞEN 5F 4 7 1,67 6 1 5,67 3 3 2,00 2 2 1,33 1 7 -1,33 3 7 0,67 19 27 10,01 220,559 12 85 146 326 1244

86 527 ZÜLEYHA   DURAK 5E 7 6 5,00 2 4 0,67 1 6 -1,00 2 5 0,33 2 11 -1,67 4 9 1,00 18 41 4,33 220,065 15 86 148 329 1250

87 557 MİRAÇ     BAKAN 5F 8 5 6,33 2 5 0,33 4 2 3,33 2 5 0,33 1 12 -3,00 3 9 0,00 20 38 7,32 219,987 13 87 149 330 1252

88 392 YUSUF     ÜNLE 5C 4 7 1,67 1 6 -1,00 1 6 -1,00 2 1 1,67 3 10 -0,33 5 8 2,33 16 38 3,34 218,491 15 88 154 337 1268

89 292 AHMET AKİFYILMAZ 4A 5 8 2,33 5 2 4,33 3 4 1,67 1 5 -0,67 2 10 -1,33 4 9 1,00 20 38 7,33 218,449 1 89 155 338 1269

90 0 A ALR N    ÜNC 5D 2 10 -1,33 2 5 0,33 3 4 1,67 2 5 0,33 5 8 2,33 3 10 -0,33 17 42 3,00 215,984 14 90 159 343 1287

91 327 ÖMER      ÇOBAN 5A 2 9 -1,00 2 4 0,67 4 3 3,00 0 5 -1,67 3 8 0,33 5 7 2,67 16 36 4,00 215,341 15 91 160 345 1289

92 20500 EMRE      TOPAÇ 5C 4 9 1,00 6 1 5,67 3 1 2,67 1 8 -1,67 14 19 7,67 214,796 16 92 163 348 1297

93 405 EYÜP      ÖZDEN 5D 5 8 2,33 2 5 0,33 3 4 1,67 3 4 1,67 1 12 -3,00 6 7 3,67 20 40 6,67 214,693 15 93 164 349 1298

94 350 YAŞAR     TOPRAK  5 8 2,33 4 3 3,00 4 3 3,00 1 5 -0,67 4 8 1,33 0 13 -4,33 18 40 4,66 214,329 3 94 165 350 1301
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95 88 HAYRUNNİSA ACIL 5D 1 11 -2,67 2 5 0,33 3 4 1,67 1 6 -1,00 5 8 2,33 4 9 1,00 16 43 1,66 212,184 16 95 167 355 1317

96 467 YUNUS EMREÇİĞDEM 5E 3 10 -0,33 0 7 -2,33 2 5 0,33 0 7 -2,33 3 10 -0,33 7 6 5,00 15 45 0,01 212,148 16 96 168 356 1318

97 455 KÜBRA     KAV 5E 5 8 2,33 0 7 -2,33 3 4 1,67 3 4 1,67 3 10 -0,33 3 10 -0,33 17 43 2,68 211,822 17 97 169 357 1324

98 274 YUNUS EMRE     ÇATAR5B 6 7 3,67 2 5 0,33 2 5 0,33 3 10 -0,33 2 11 -1,67 15 38 2,33 211,631 16 98 170 358 1326

99 22600 İBRAHİM   TAN 5Ç 0 4 -1,33 0 3 -1,00 2 1 1,67 0 1 -0,33 4 7 1,67 1 1 0,67 7 17 1,35 211,236 1 99 171 359 1328

100 402 İBRAHİM   HAZAR 5D 4 9 1,00 3 4 1,67 2 5 0,33 1 6 -1,00 3 10 -0,33 4 9 1,00 17 43 2,67 210,302 17 100 173 363 1346

101 520 NİSA      KANTOYAN 5F 3 10 -0,33 3 3 2,00 2 5 0,33 0 4 -1,33 3 8 0,33 3 6 1,00 14 36 2,00 208,237 14 101 175 367 1372

102 304 EMİRBERHANÇELTİK 5A 3 10 -0,33 5 2 4,33 2 5 0,33 4 1 3,67 2 11 -1,67 4 8 1,33 20 37 7,66 208,103 16 102 176 368 1373

103 514 BETÜL     KARAASLAN 5E 6 7 3,67 2 5 0,33 3 4 1,67 1 6 -1,00 2 11 -1,67 3 10 -0,33 17 43 2,67 207,718 18 103 177 370 1377

104 517 YUNUS EMREİLGEN 5E 4 7 1,67 2 2 1,33 4 3 3,00 0 5 -1,67 1 2 0,33 11 19 4,66 206,547 19 104 179 373 1393

105 381 MRŞİT     DA L 5C 2 6 0,00 0 5 -1,67 0 5 -1,67 0 2 -0,67 2 1 1,67 4 19 -2,34 206,243 17 105 181 375 1398

106 530 SÜMEYYE   GÜNER 5E 6 7 3,67 5 2 4,33 6 1 5,67 4 3 3,00 0 13 -4,33 2 11 -1,67 23 37 10,67 203,210 20 106 188 383 1425

107 307 EREN BURAKTOSUN 5A 5 8 2,33 0 7 -2,33 4 3 3,00 1 6 -1,00 1 11 -2,67 5 8 2,33 16 43 1,66 202,530 17 107 189 385 1431

108 504 NİLAY     ÇAKIR 5E 2 10 -1,33 0 7 -2,33 1 6 -1,00 4 3 3,00 3 10 -0,33 5 8 2,33 15 44 0,34 201,147 21 108 190 387 1438

109 325 OKAN EMİR DURMAZ 5A 4 9 1,00 1 6 -1,00 4 2 3,33 2 2 1,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 14 35 2,33 201,084 18 109 191 388 1441

110 429 EL NUR    TUTUŞ 5 3 10 -0,33 3 4 1,67 4 3 3,00 4 3 3,00 1 12 -3,00 5 8 2,33 20 40 6,67 200,734 1 110 192 389 1446

111 460 ELİF      KAPLAN 5E 6 7 3,67 3 4 1,67 2 5 0,33 1 6 -1,00 2 11 -1,67 2 11 -1,67 16 44 1,33 200,634 22 111 193 390 1448

112 419 VEYSEL    YAYLA 5D 2 10 -1,33 5 2 4,33 4 3 3,00 0 7 -2,33 2 11 -1,67 5 8 2,33 18 41 4,33 200,337 18 112 195 392 1454

113 448 YUSUF ENESDURSU 5D 3 10 -0,33 3 4 1,67 1 6 -1,00 1 5 -0,67 3 10 -0,33 4 9 1,00 15 44 0,34 200,314 19 113 196 393 1456

114 418 RAMAZAN   TOPTAŞ 5D 4 9 1,00 3 4 1,67 1 5 -0,67 2 5 0,33 2 11 -1,67 4 9 1,00 16 43 1,66 199,446 20 114 197 395 1463

115 311 KASIM     DERVİŞ 5A 2 11 -1,67 1 6 -1,00 4 3 3,00 2 5 0,33 3 10 -0,33 4 9 1,00 16 44 1,33 198,052 19 115 200 398 1478

116 515 MUHAMMED 5B 5 8 2,33 3 4 1,67 2 5 0,33 1 6 -1,00 1 9 -2,00 2 10 -1,33 14 42 0,00 191,676 17 116 208 409 1515

117 500 DİLA      AKDEMİR 5F 2 7 -0,33 3 4 1,67 2 3 1,00 2 4 0,67 1 8 -1,67 3 9 0,00 13 35 1,34 190,881 15 117 209 410 1520

118 540 TANER     YARBEL 5F 4 9 1,00 3 4 1,67 2 5 0,33 2 5 0,33 1 12 -3,00 4 9 1,00 16 44 1,33 190,100 16 118 212 414 1529

119 513 YUSUF     ŞEKER 5E 5 8 2,33 3 4 1,67 4 3 3,00 2 5 0,33 1 12 -3,00 2 11 -1,67 17 43 2,66 190,013 23 119 213 415 1530

120 0 MEHMET    ŞEN 5F 1 12 -3,00 5 2 4,33 3 4 1,67 2 0 2,00 1 11 -2,67 5 8 2,33 17 37 4,66 188,351 17 120 214 417 1540

121 180 BERAT     YAĞBASAN 5C 2 6 0,00 1 4 -0,33 3 1 2,67 0 4 -1,33 0 5 -1,67 6 20 -0,66 185,324 18 121 215 419 1556

122 0 NUREVŞAN  ADIYAMAN5F 3 10 -0,33 3 4 1,67 3 4 1,67 1 4 -0,33 2 10 -1,33 2 11 -1,67 14 43 -0,32 184,505 18 122 216 420 1560

123 89 ÖMER CAN  ARKIN 5B 2 7 -0,33 1 3 0,00 2 3 1,00 0 5 -1,67 0 7 -2,33 3 7 0,67 8 32 -2,66 180,164 18 123 220 424 1580

124 528 YAKUP     GÜREŞ 5F 4 9 1,00 0 7 -2,33 3 4 1,67 5 2 4,33 1 12 -3,00 2 11 -1,67 15 45 0,00 179,844 19 124 221 425 1581

125 553 SİRAÇ KAANBAKAN 5D 2 11 -1,67 2 5 0,33 1 6 -1,00 0 3 -1,00 2 11 -1,67 4 9 1,00 11 45 -4,01 177,586 21 125 223 427 1588

126 536 LARA      ELALI 5F 1 12 -3,00 2 5 0,33 1 6 -1,00 1 6 -1,00 2 11 -1,67 5 8 2,33 12 48 -4,01 176,653 20 126 224 428 1591

127 421 YUSUF     TOPTA 5D 4 9 1,00 1 6 -1,00 0 7 -2,33 1 6 -1,00 1 12 -3,00 4 9 1,00 11 49 -5,33 176,022 22 127 225 429 1593

128 509 RABİA     ALTAY 5F 3 8 0,33 2 4 0,67 4 2 3,33 1 3 0,00 0 9 -3,00 1 10 -2,33 11 36 -1,00 172,900 21 128 229 433 1603

129 454 EMİR HAN  KONAK 5D 2 11 -1,67 1 5 -0,67 3 4 1,67 1 6 -1,00 0 12 -4,00 3 10 -0,33 10 48 -6,00 154,365 23 129 232 436 1629

130 561 OGUZ      ENÜK 5F 0 0 0,00

131 544 İSA       ATALAN 5F 0 0 0,00
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MALATYA BATTALGAZİ Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ADAL 5.Sınıf ALTIN 131 235 443 1640

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 6 4,23 4 3 2,63 4 3 2,87 4 3 2,57 4 7 1,30 6 6 3,61 27 28 17,21 271,390

Okul Ortalaması 5 7 2,84 3 3 1,94 4 3 2,73 2 4 1,00 3 8 0,12 5 7 2,31 22 32 10,94 241,380
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