
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MALATYA BATTALGAZİ Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ADAL LGS-2-ALTIN 99 199 452 13253

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,93 7 3 5,90 8 2 7,02 7 3 5,66 7 6 5,01 13 6 11,11 54 25 45,63 333,320

Okul Ortalaması 11 7 8,26 5 4 4,24 7 2 6,56 5 3 3,58 4 5 2,05 9 7 6,83 41 28 31,52 286,610

KATILIMLAR

1 343 M İHSAN   ÖZTÜRK 8E 14 6 12,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 16 3 15,00 16 4 14,67 75 14 70,34 421,675 1 1 3 17 1588

2 330 EBUBEKİR  AVÇU 8E 15 3 14,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 14 1 13,67 17 3 16,00 72 11 68,34 420,296 2 2 4 19 1607

3 298 AHMET     BULUT  15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 13 1 12,67 13 6 11,00 68 14 63,34 397,977 1 3 7 37 2637

4 317 MUHAMMED  ZORVER 8C 15 3 14,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 11 4 9,67 16 3 15,00 69 13 64,68 396,469 1 4 8 38 2701

5 212 SÜMEYYE 8B 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 3 7,00 17 1 16,67 69 10 65,67 394,763 1 5 10 40 2845

6 294 AHMED S   BULUT 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 3 6,00 17 3 16,00 69 11 65,34 388,829 1 6 14 51 3108

7 257 MUHAMMED  SERT 8D 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 1 6,67 13 4 11,67 16 4 14,67 65 19 58,68 388,435 1 7 15 52 3132

8 369 ÖZNUR     YABAN 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 6 6,00 17 3 16,00 69 15 64,00 386,822 2 8 16 54 3242

9 254 SENA      DURAN 8D 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 2 8,33 16 2 15,33 64 15 58,99 381,586 3 9 17 58 3555

10 54 GÜLNİ A   ALKAN 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 1 6,67 17 3 16,00 65 13 60,67 378,402 2 10 18 62 3704

11 296 TAHA      KARADAĞ  16 1 15,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 2 4,33 9 3 8,00 14 6 12,00 62 14 57,34 376,877 2 11 19 64 3773

12 282 BURAK     KARAŞAHİN 8A 17 2 16,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 4 5,67 12 5 10,33 61 16 55,67 363,226 3 12 21 74 4626

13 224 AZRA YALTAGİL 8C 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 6 3,00 14 6 12,00 64 17 58,34 355,375 2 13 22 80 5092

14 247 ZEYNEP    ÖZBEK 8C 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 7 7 4,67 12 6 10,00 62 19 55,68 352,420 3 14 23 83 5206

15 19 KAAN      EREN 8E 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 1 7,67 5 1 4,67 14 4 12,67 57 11 53,34 350,839 3 15 24 84 5303

16 120 ECRİN     SENSEV 8B 13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 6 5,00 15 4 13,67 60 21 53,01 350,365 2 16 25 85 5325

17 623 ARDA YİĞİTKAYA 8E 14 6 12,00 6 4 4,67 9 0 9,00 7 2 6,33 6 5 4,33 16 3 15,00 58 20 51,33 350,237 4 17 26 86 5381

18 231 ÇİĞDEM    BAZNA 8D 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 2 3,33 12 8 9,33 58 18 51,99 345,713 4 18 29 96 5757

19 126 MİRAÇ     TAY 8A 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 8 3,33 18 2 17,33 60 24 51,98 345,001 4 19 30 98 5801

20 114 ÜMMÜGÜLSÜMTANIR 8A 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 0 4,00 12 6 10,00 57 14 52,33 341,726 5 20 31 102 6000

21 368 RANA      YUSUFOĞLU 8C 15 3 14,00 3 3 2,00 8 1 7,67 9 1 8,67 3 3 2,00 14 4 12,67 52 15 47,01 334,618 4 21 39 117 6457

22 309 MÜCAHİT   YETER 8C 12 7 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 3 2 2,33 5 1 4,67 14 5 12,33 52 17 46,33 333,613 5 22 40 118 6509

23 241 HACER     SEKİN 8D 14 5 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 1 1 0,67 13 4 11,67 57 11 53,34 332,316 5 23 43 123 6609

24 44 ZEHRA     BEZGİN 8B 15 4 13,67 6 2 5,33 7 1 6,67 6 3 5,00 4 3 3,00 11 5 9,33 49 18 43,00 325,489 3 24 46 138 7083

25 32600 BERAT     ÖZDEMİR 8E 11 8 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 4 1 3,67 16 3 15,00 50 23 42,33 325,370 5 25 47 139 7087

26 682 ELİF      YARIZ 8A 13 4 11,67 5 4 3,67 9 1 8,67 7 2 6,33 3 2 2,33 13 5 11,33 50 18 44,00 323,549 6 26 50 146 7226

27 285 HAMZA     ÜSTÜNDAĞ 8D 11 9 8,00 9 1 8,67 9 1 8,67 2 1 1,67 18 2 17,33 49 14 44,34 323,451 6 27 51 147 7228

28 662 AHMET     UĞUR 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 3 6 1,00 12 7 9,67 55 23 47,34 320,434 7 28 53 149 7369

29 271 MELİKE NURBAKAÇ 8E 13 5 11,33 7 1 6,67 8 1 7,67 10 0 10,00 13 4 11,67 51 11 47,34 318,497 6 29 55 155 7511

30 56 MİNA      APUHAN 8A 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 3 3,00 11 9 8,00 53 24 44,99 315,949 8 30 59 162 7660

31 250 IRMAK     EKİNCİ 8C 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 6 3,00 11 7 8,67 51 27 42,00 310,240 6 31 63 173 8078

32 373 İREM BERRA TOZAL 8A 12 6 10,00 3 6 1,00 9 1 8,67 10 0 10,00 2 5 0,33 13 5 11,33 49 23 41,33 307,729 9 32 65 178 8302

33 288 ZEHRA     POLAT 8D 14 5 12,33 4 4 2,67 9 1 8,67 4 4 2,67 3 9 0,00 13 5 11,33 47 28 37,67 306,028 7 33 69 185 8409

34 221 MELİH     BALTACI 8D 9 8 6,33 8 1 7,67 8 2 7,33 5 1 4,67 6 5 4,33 9 6 7,00 45 23 37,33 301,155 8 34 72 194 8670

35 289 YUSUF     ALTUN 8B 15 3 14,00 4 6 2,00 8 2 7,33 5 4 3,67 2 3 1,00 9 7 6,67 43 25 34,67 300,906 4 35 73 195 8682

36 181 ELİF NUR  DİK 8B 14 5 12,33 4 2 3,33 8 1 7,67 8 1 7,67 4 3 3,00 6 11 2,33 44 23 36,33 299,756 5 36 74 199 8747

37 26 ESEDULLAH ARIKAN 8A 11 7 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 1 1 0,67 10 7 7,67 44 23 36,35 291,315 10 37 79 207 9292

38 299 YASİN     ATALAN 8C 9 9 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 4 3 3,00 5 6 3,00 11 9 8,00 44 32 33,34 291,034 7 38 80 208 9314

39 260 ZEYNEP    AKSU 8E 10 3 9,00 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 5 2,33 8 12 4,00 43 29 33,33 287,943 7 39 83 216 9490

40 347 TAHA YUSUFKORKUT 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 1 0,67 1 6 -1,00 10 4 8,67 40 23 32,34 287,836 11 40 84 217 9504

41 2140 BEYZA NUR COŞKUN 8B 12 6 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 5 0,33 1 4 -0,33 11 7 8,67 42 26 33,34 287,574 6 41 85 219 9512

42 346 SALİH     YAKUT 8D 13 7 10,67 4 4 2,67 8 2 7,33 0 2 -0,67 1 0 1,00 9 3 8,00 35 18 29,00 287,123 9 42 86 224 9545

43 273 HAYRUNNİSA BAKAN 8E 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 2 9 -1,00 8 10 4,67 47 31 36,68 286,833 8 43 87 225 9556

44 356 TUNAHAN   ACARCA 8C 12 5 10,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 8 4,33 8 10 4,67 37 43 22,66 284,510 8 44 88 230 9688

45 374 ECRİN     UÇKAÇ 8B 10 8 7,33 3 7 0,67 10 0 10,00 4 6 2,00 3 6 1,00 11 6 9,00 41 33 30,00 283,084 7 45 90 233 9771

46 340 EYMEN     DİNÇER 8E 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 2 2 1,33 2 2 1,33 39 14 34,32 278,529 9 46 91 246 9957

47 355 RABİA     GÜVEN 8B 13 7 10,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 2 0 2,00 3 9 0,00 10 9 7,00 38 35 26,33 277,467 8 47 93 250 10008
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48 306 ZEKİ      KARAMAN 8B 12 5 10,33 3 6 1,00 8 2 7,33 1 1 0,67 2 4 0,67 8 7 5,67 34 25 25,67 275,839 9 48 95 255 10099

49 378 İREM     ŞENATLI 8D 9 11 5,33 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 10 10 6,67 6 14 1,33 39 51 22,00 275,480 10 49 96 256 10111

50 303 MUHAMMED  POLAT 8E 9 10 5,67 8 1 7,67 8 2 7,33 7 2 6,33 4 8 1,33 7 8 4,33 43 31 32,66 275,351 10 50 97 257 10115

51 478 AHMET     DİNÇER 8A 14 6 12,00 3 7 0,67 7 3 6,00 1 4 -0,33 3 9 0,00 9 11 5,33 37 40 23,67 273,287 12 51 100 264 10304

52 195 YASİN ENESŞEKER 8B 10 9 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 2 4,33 3 2 2,33 4 9 1,00 37 27 28,00 269,696 10 52 102 272 10570

53 242 HAYRUNNİSAGÜLTEKİN8E 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 1 12 -3,00 13 6 11,00 42 40 28,67 269,359 11 53 104 276 10588

54 365 YUSUF     ALHAN 8E 10 9 7,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 14 -0,67 8 8 5,33 43 40 29,67 267,809 12 54 106 279 10693

55 287 ÖMER SEFA ÖZDAL 8C 11 6 9,00 4 3 3,00 6 4 4,67 2 5 0,33 2 9 -1,00 9 3 8,00 34 30 24,00 267,438 9 55 107 281 10710

56 674 EREN      GÜMÜŞTEKİN8C 9 7 6,67 1 6 -1,00 8 2 7,33 10 0 10,00 0 3 -1,00 7 1 6,67 35 19 28,67 267,113 10 56 108 282 10739

57 291 MUHAMMED  KAÇMAZ 8D 10 4 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 0 1 -0,33 7 6 5,00 31 17 25,34 265,992 11 57 109 283 10804

58 361 RECEPBİLAL DEMİRALP8B 9 6 7,00 5 1 4,67 8 0 8,00 6 0 6,00 1 0 1,00 2 1 1,67 31 8 28,34 265,913 11 58 110 284 10806

59 560 YUSUF TUNATOMO 8B 7 11 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 1 2,67 0 4 -1,33 12 5 10,33 38 25 29,66 265,557 12 59 111 285 10815

60 371 EMİR      İNANC 8D 10 6 8,00 1 3 0,00 7 3 6,00 1 0 1,00 6 2 5,33 25 14 20,33 263,282 12 60 115 296 11001

61 228 İLKNUR    BU AK 8A 9 8 6,33 4 5 2,33 8 2 7,33 4 4 2,67 4 6 2,00 6 10 2,67 35 35 23,33 263,015 13 61 116 297 11005

62 232 HAM A     ALAK 8E 9 9 6,00 4 4 2,67 4 5 2,33 2 3 1,00 4 4 2,67 7 7 4,67 30 32 19,34 262,483 13 62 118 299 11040

63 189 KERİM EFE ŞAKAR 8B 11 8 8,33 10 0 10,00 7 3 6,00 0 2 -0,67 1 9 -2,00 8 7 5,67 37 29 27,33 261,902 13 63 119 303 11059

64 249 ELİF      ŞENATL I 8B 11 8 8,33 4 5 2,33 4 3 3,00 4 4 2,67 1 2 0,33 7 7 4,67 31 29 21,33 261,282 14 64 121 307 11073

65 362 SAMED     K ÇMAZ 8C 8 10 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 1 0 1,00 5 6 3,00 32 23 24,34 256,600 11 65 127 317 11247

66 174 ABDULKADİR ANADOL 8A 11 5 9,33 1 4 -0,33 6 4 4,67 2 3 1,00 2 5 0,33 5 6 3,00 27 27 18,00 255,790 14 66 128 318 11273

67 261 NİSANUR   YILMAZ 8D 9 11 5,33 2 6 0,00 8 2 7,33 4 3 3,00 1 7 -1,33 10 7 7,67 34 36 22,00 254,392 13 67 130 321 11321

68 235 M HASAN   BAYSAL 8B 7 9 4,00 6 1 5,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 1 3 0,00 8 6 6,00 30 22 22,67 254,236 15 68 131 322 11326

69 177 ŞUAYİP    DURSUN 8B 11 4 9,67 7 2 6,33 4 4 2,67 1 1 0,67 23 11 19,34 252,917 16 69 133 324 11376

70 246 MUHAMMED  ALİ YAMAN8B 8 10 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 3 4,00 4 4 2,67 32 22 24,67 252,622 17 70 134 326 11380

71 236 MUSTAFA   TÜRK 8C 6 7 3,67 7 2 6,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 2 5 0,33 8 8 5,33 32 32 21,33 251,515 12 71 137 331 11405

72 314 YAĞMUR    ATLI 8A 8 8 5,33 3 4 1,67 4 4 2,67 3 6 1,00 2 4 0,67 7 9 4,00 27 35 15,34 245,576 15 72 142 344 11681

73 262 YUNUS EMREBAKAN 8D 7 5 5,33 3 2 2,33 7 2 6,33 0 2 -0,67 1 2 0,33 4 3 3,00 22 16 16,65 244,410 14 73 143 345 11741

74 342 MİRAÇ     AKDAĞ 8D 9 7 6,67 4 4 2,67 8 2 7,33 0 1 -0,33 3 8 0,33 24 22 16,67 241,191 15 74 149 355 11874

75 805 RUHA      TAMIM 8C 3 12 -1,00 2 7 -0,33 3 4 1,67 1 6 -1,00 7 7 4,67 8 8 5,33 24 44 9,34 241,111 13 75 150 356 11877

76 0 AHMETAKİF KÜKEY 8D 6 14 1,33 4 6 2,00 8 2 7,33 0 5 -1,67 4 7 1,67 8 12 4,00 30 46 14,66 239,617 16 76 151 360 11944

77 248 MELİSA    ALAKUŞ 8D 10 8 7,33 2 5 0,33 8 2 7,33 2 3 1,00 1 5 -0,67 4 11 0,33 27 34 15,65 238,687 17 77 152 362 11957

78 386 SALİH     SARICI 8E 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 7 13 2,67 31 54 12,99 238,229 14 78 154 364 11992

79 279 ABDULVAHAPÇAKMAK 8D 5 5 3,33 2 1 1,67 8 2 7,33 1 1 0,67 1 1 0,67 3 3 2,00 20 13 15,67 237,946 18 79 155 365 11998

80 233 YAĞMUR    BOZDEMİR 8A 6 7 3,67 2 4 0,67 5 3 4,00 2 4 0,67 0 3 -1,00 8 8 5,33 23 29 13,34 234,461 16 80 157 372 12105

81 265 ŞEVVAL    KOCAMAN 8E 7 12 3,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 9 -1,00 8 7 5,67 29 46 13,67 234,351 15 81 158 373 12124

82 251 EKREM     TOKTAMIŞ 8C 8 12 4,00 1 8 -1,67 6 2 5,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 6 13 1,67 28 58 8,66 231,329 14 82 160 381 12218

83 695 YUSUF     ERDOĞAN 8E 7 13 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 12 1,00 5 14 0,33 31 55 12,67 229,825 16 83 163 387 12250

84 359 MİRAÇ KAL AN 8A 6 4 4,67 2 3 1,00 1 2 0,33 2 2 1,33 2 7 -0,33 5 7 2,67 18 25 9,67 228,952 17 84 164 388 12254

85 182 AHMET     BOZDM İR 8A 6 6 4,00 1 6 -1,00 5 3 4,00 0 2 -0,67 1 1 0,67 2 6 0,00 15 24 7,00 222,916 18 85 173 403 12469

86 290 FURKAN    MADEN 8B 7 11 3,33 4 4 2,67 5 5 3,33 1 7 -1,33 2 8 -0,67 6 12 2,00 25 47 9,33 222,721 18 86 174 405 12476

87 360 EZGİ      SEVİM 8A 8 9 5,00 3 6 1,00 5 5 3,33 0 8 -2,67 6 13 1,67 3 17 -2,67 25 58 5,66 222,215 19 87 176 407 12491

88 0 EFE       GÜRHAN 8C 4 11 0,33 3 4 1,67 0 7 -2,33 3 7 0,67 2 5 0,33 7 6 5,00 19 40 5,67 219,896 15 88 177 408 12566

89 379 İBRAHİM YAYLA YAYLA8D 11 9 8,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 32 58 12,66 219,599 19 89 178 409 12568

90 268 ÖMER ESAT ÜLGÜ 8A 6 11 2,33 2 6 0,00 5 3 4,00 3 3 2,00 1 6 -1,00 4 6 2,00 21 35 9,33 219,325 20 90 179 410 12573

91 358 ÖMERFARUK DURAN 8C 7 10 3,67 4 5 2,33 5 4 3,67 2 6 0,00 1 14 -3,67 8 9 5,00 27 48 11,00 219,190 16 91 180 411 12574

92 377 BÜŞRA     PİRİNÇ 8D 4 9 1,00 2 3 1,00 4 6 2,00 3 3 2,00 2 10 -1,33 6 6 4,00 21 37 8,67 217,418 20 92 182 415 12598

93 613 HAMZA     ÇALIKUŞU 8E 8 12 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 24 46 8,66 217,321 17 93 183 416 12600

94 293 ZEYNEPSUDEDEMİR 8E 8 11 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 3 1,00 3 17 -2,67 7 12 3,00 27 56 8,33 217,099 18 94 184 417 12614
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95 0 E ANUR    ŞENATLI 8B 7 7 4,67 4 2 3,33 5 3 4,00 4 0 4,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 22 30 12,00 216,909 19 95 185 418 12618

96 70 ALİ       ATALAN 8E 5 6 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 0 3 -1,00 5 15 0,00 23 41 9,33 216,723 19 96 186 419 12621

97 372 YUSUF     KILIÇSIZ 8C 3 15 -2,00 2 6 0,00 2 5 0,33 0 5 -1,67 5 5 3,33 4 8 1,33 16 44 1,32 213,872 17 97 189 424 12654

98 223 HELİN     İZGİ 8B 8 10 4,67 2 7 -0,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 1 11 -2,67 4 15 -1,00 22 55 3,67 203,783 20 98 193 438 12875

99 237 KEREM     İPEKTEN 8E 5 14 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 5 14 0,33 22 66 -0,01 201,650 20 99 194 440 12889
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