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aokulu 

RA 

OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı) 
KATILIMLAR 

 

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL 

MALATYA BATTAL GAZİ Necip Fazıl Kısakür ek İmam Hatip Or t 4.SIN IF HAFIZL IK SEVİYE B. SINAV I 116 116 116 116 

 

Sır a 

 
 
Ö.No 

 

İsim 

 

Sınıf 

Tür kçe Sosyal Bil. Din Kültür ü İngilizce Matematik Fen Bil.  

Tür kçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam 4-BURS SONUÇ  

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı     

Genel Or talama 10 5 10,02 5 5    4,80 6 4 6,04 0 0 0,00 6 8 5,91 5 4 5,43 32 26 32,20 334,480  

Okul Or talaması 10 5 10,02 5 5    4,80 6 4 6,04 0 0 0,00 6 8 5,91 5 4 5,43 32 26 32,20 334,480  

1 0 YUSUF BAYKARA 15 0 15,00 10   0  10,00 10 0 10,00  12 2 12,00 9 1 9,00 56 3 56,00 433,970  ASİL   

2 0 KAYRA ŞENER 14 1 14,00 9 1  9,00 8 2 8,00  13 2 13,00 10   0 10,00 54 6 54,00 433,541  ASİL   

3 0 ÜVEYS TAHA ELALM   12 3 12,00 9 1  9,00 10 0 10,00  13 2 13,00 10   0 10,00 54 6 54,00 427,867  ASİL   

4 0 FURKAN OĞUZ 13 2 13,00 6 4  6,00 9 1 9,00  13 2 13,00 9 1 9,00 50 10 50,00 419,413  ASİL   

5 0 EYMEN ALİ GÜNCÜ 15 0 15,00 9 1  9,00 10 0 10,00  10 5 10,00 9 1 9,00 53 7 53,00 419,321  ASİL   

6 197 MUSTAFA ADIGÜZEL 13 2 13,00 7 3  7,00 7 3 7,00  12 3 12,00 10   0 10,00 49 11 49,00 415,876  ASİL   

7 13 YUNUS EMRE ÖZDEŞ 12 3 12,00 7 3  7,00 10 0 10,00  12 3 12,00 9 1 9,00 50 10 50,00 412,553  ASİL   

8 0 ENSAR ÇAKIL 14 1 14,00 7 3  7,00 10 0 10,00  11 4 11,00 8 2 8,00 50 10 50,00 411,517  ASİL   

9 136 YUSUF ALYUSUF 14 1 14,00 4 6  4,00 10 0 10,00  12 3 12,00 8 2 8,00 48 12 48,00 411,138  ASİL   

10 335 GIYASETTİN YILDIRIM  14 1 14,00 6 3  6,00 9 1 9,00  12 3 12,00 7 3 7,00 48 11 48,00 408,751  ASİL   

11 0 AKİF EMRE OFLAZ 15 0 15,00 7 3  7,00 10 0 10,00  9 6 9,00 9 1 9,00 50 10 50,00 408,695  ASİL   

12 0 EMİR BAYRAMOĞLU 12 2 12,00 8 2  8,00 9 1 9,00  12 3 12,00 8 2 8,00 49 10 49,00 407,965  ASİL   

13 415 MEHMET YUS GÜNER 13 2 13,00 9 1  9,00 9 1 9,00  9 6 9,00 9 1 9,00 49 11 49,00 401,120  ASİL   

14 26 EZEL ÇOK 14 1 14,00 8 2  8,00 9 1 9,00  9 6 9,00 8 2 8,00 48 12 48,00 399,169  ASİL   

15 608 KEREM İLBEĞİ 13 2 13,00 6 4  6,00 10 0 10,00  10 5 10,00 8 2 8,00 47 13 47,00 398,154  ASİL   

16 100 MEHMET ÖZCAN 12 3 12,00 7 3  7,00 7 3 7,00  11 4 11,00 8 2 8,00 45 15 45,00 395,338  ASİL   

17 0 AHMET EROLUR 13 2 13,00 7 1  7,00 9 1 9,00  10 4 10,00 7 3 7,00 46 11 46,00 393,566  ASİL   

18 0 MEHMET KAPLAN 13 2 13,00 9 1  9,00 8 2 8,00  8 7 8,00 8 2 8,00 46 14 46,00 388,107  ASİL   

19 103 YUSUF GÜN 14 0 14,00 4 6  4,00 9 1 9,00  9 5 9,00 7 2 7,00 43 14 43,00 385,677  ASİL   

20 0 EYMEN GÜVEN 12 3 12,00 6 4  6,00 10 0 10,00  8 7 8,00 9 1 9,00 45 15 45,00 385,456  ASİL   

21 190 MUSTAFAALİ KATI 13 2 13,00 10   0  10,00 10 0 10,00  7 7 7,00 7 3 7,00 47 12 47,00 383,598  ASİL   

22 0 FEYTULLAH ZENCİRKİ 11 4 11,00 6 4  6,00 10 0 10,00  9 5 9,00 8 2 8,00 44 15 44,00 382,054  ASİL   

23 0 EMİR FATİH GÜVEN 11 3 11,00 7 3  7,00 9 1 9,00  8 3 8,00 9 1 9,00 44 11 44,00 380,618  ASİL   

24 1093 EMİR ÖMER ÖZBEY 13 2 13,00 4 6  4,00 7 3 7,00  8 7 8,00 9 1 9,00 41 19 41,00 379,689  ASİL   

25 0 HASAN ATAŞ 13 2 13,00 5 5  5,00 7 3 7,00  8 7 8,00 8 1 8,00 41 18 41,00 377,202  ASİL   

26 729 M ALİ KAYHAN 9 6 9,00 7 3  7,00 8 2 8,00  10 5 10,00 8 2 8,00 42 18 42,00 376,401  ASİL   

27 0 HÜSEYİN YAVUZ 13 2 13,00 5 5  5,00 10 0 10,00  8 6 8,00 6 4 6,00 42 17 42,00 374,129  ASİL   

28 14 ALİ ÖMER ADIGÜZEL 11 4 11,00 8 2  8,00 9 1 9,00  8 7 8,00 7 3 7,00 43 17 43,00 373,443  ASİL   

29 0 AHMEDAKİF BEHÇET 12 3 12,00 10   0  10,00 8 2 8,00  6 6 6,00 8 2 8,00 44 13 44,00 372,922  ASİL   

30 0 SİRAC GÜR 12 3 12,00 7 3  7,00 6 4 6,00  9 6 9,00 6 4 6,00 40 20 40,00 371,413  ASİL   

31 0 BİLAL ÖDEMİŞ 11 4 11,00 3 7  3,00 7 3 7,00  10 5 10,00 7 3 7,00 38 22 38,00 370,684  ASİL   

32 0 EMİRHAN KUZU 12 3 12,00 6 4  6,00 9 1 9,00  7 6 7,00 7 3 7,00 41 17 41,00 367,755  ASİL   

33 0 CELALEFE AVCI 12 3 12,00 7 3  7,00 4 5 4,00  8 7 8,00 7 3 7,00 38 21 38,00 365,675  ASİL   

34 297 YUSUF YAMAN 14 1 14,00 7 3  7,00 5 5 5,00  6 9 6,00 7 3 7,00 39 21 39,00 365,204  ASİL   

35 0 MUSA KANALCİ 12 3 12,00 5 5  5,00 7 3 7,00  6 9 6,00 9 1 9,00 39 21 39,00 364,504  ASİL   

36 66 YAHYA MUHAMMED 12 3 12,00 9 1  9,00 6 4 6,00  7 8 7,00 6 4 6,00 40 20 40,00 363,367  ASİL   

37 0 M MERT AĞÇAPA 14 1 14,00 3 7  3,00 9 1 9,00  5 10 5,00 8 2 8,00 39 21 39,00 363,268  ASİL   

38 129 YUNUS EMRE BEKEN   12 3 12,00 8 2  8,00 8 2 8,00  5 10 5,00 8 2 8,00 41 19 41,00 362,296  ASİL   

39 25 YUNUSEMR E BİLEK 13 2 13,00 8 2  8,00 8 2 8,00  4 11 4,00 8 2 8,00 41 19 41,00 361,010  ASİL   

40 0 FATİH AYDOĞMUŞ 10 3 10,00 6 3  6,00 8 2 8,00  7 5 7,00 8 2 8,00 39 15 39,00 360,466  ASİL   

41 0 EMİR HAN DOBA 11 4 11,00 6 4  6,00 6 4 6,00  6 9 6,00 8 2 8,00 37 23 37,00 354,978  ASİL   

42 0 EMİR KONAT 9 6 9,00 5 5  5,00 8 2 8,00  10 5 10,00 4 6 4,00 36 24 36,00 353,247  ASİL   

43 100 MUHAMM EDD ÖZBEY 13 2 13,00 5 5  5,00 6 4 6,00  5 10 5,00 7 1 7,00 36 22 36,00 351,741  ASİL   

44 0 BARIŞ DEMİR 9 6 9,00 6 4  6,00 6 4 6,00  7 8 7,00 8 2 8,00 36 24 36,00 351,326  ASİL   

45 0 MUSTAFA ÇATMA 11 4 11,00 4 6  4,00 6 4 6,00  8 7 8,00 5 5 5,00 34 26 34,00 348,960  ASİL   

46 0 MUHAM M ED A YAVUZ 10 5 10,00 5 5  5,00 5 5 5,00  8 7 8,00 6 4 6,00 34 26 34,00 348,810  ASİL   

47 0 EMİR MUSA KIRAN 11 4 11,00 3 7  3,00 7 3 7,00  6 9 6,00 7 3 7,00 34 26 34,00 345,788  ASİL   
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Sır a 
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İsim 

 

Sınıf 

Tür kçe Sosyal Bil. Din Kültür ü İngilizce Matematik Fen Bil.  

Tür kçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam 4-BURS Der eceler   

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Or talama 10 5 10,02 5 5    4,80 6 4 6,04 0 0 0,00 6 8 5,91 5 4    5,43 32 26 32,20 334,480  

Okul Or talaması 10 5 10,02 5 5    4,80 6 4 6,04 0 0 0,00 6 8 5,91 5 4    5,43 32 26 32,20 334,480  

48 0 BERAT TUNA KARATE 12 3 12,00 4 6  4,00 7 3 7,00  7 8 7,00 4 6  4,00 34 26 34,00 345,087  ASİL   

49 0 EMİRCAN BURAK 11 4 11,00 8 2  8,00 7 3 7,00  5 10 5,00 5 5  5,00 36 24 36,00 341,193  ASİL   

50 10 EMRE KAYA 10 5 10,00 4 6  4,00 6 4 6,00  6 8 6,00 7 3  7,00 33 26 33,00 340,950  ASİL   

51 0 M ARAF GÜLEK 12 3 12,00 10   0  10,00 8 1 8,00  3 8 3,00 5 3  5,00 38 15 38,00 340,186  ASİL   

52 0 YUSUFTAIHA AMAN 11 3 11,00 7 3  7,00 4 6 4,00  6 8 6,00 5 5  5,00 33 25 33,00 338,913  ASİL   

53 0 TALHA ÖZTEKİN 11 4 11,00 5 5  5,00 6 4 6,00  5 10 5,00 6 4  6,00 33 27 33,00 337,177  ASİL   

54 290 MUSTAFA AKDAĞ 10 5 10,00 6 4  6,00 4 6 4,00  5 10 5,00 7 3  7,00 32 28 32,00 334,926  ASİL   

55 1118 YAVES ESER 11 4 11,00 8 2  8,00 5 5 5,00  3 12 3,00 7 3  7,00 34 26 34,00 333,919  ASİL   

56 0 MELİH KAR A OĞUL   9 6 9,00 4 6  4,00 7 3 7,00  5 9 5,00 7 3  7,00 32 27 32,00 331,889  ASİL   

57 0 BİLAL PİŞKİN 10 5 10,00 5 5  5,00 7 3 7,00  6 9 6,00 4 6  4,00 32 28 32,00 331,188  ASİL   

58 0 MAHMUDSA İT BULUT 11 4 11,00 5 5  5,00 3 2 3,00  4 10 4,00 7 3  7,00 30 24 30,00 329,338  ASİL   

59 5 AHMET AKİF GÜNDÜZ 11 4 11,00 4 6  4,00 6 4 6,00  4 8 4,00 6 4  6,00 31 26 31,00 328,752  ASİL   

60 0 HASAN MERT KAMAN 8 7 8,00 2 8  2,00 6 4 6,00  7 8 7,00 6 4  6,00 29 31 29,00 328,208  ASİL   

61 163 ÖMER FARUK ALINÇ 10 5 10,00 6 4  6,00 5 5 5,00  5 10 5,00 5 5  5,00 31 29 31,00 327,651  ASİL   

62 0 YUNUS EMRE ULUÇAY  8 7 8,00 3 7  3,00 6 4 6,00  4 11 4,00 8 2  8,00 29 31 29,00 321,113  ASİL   

63 0 ALİ AKTOP 7 8 7,00 4 5  4,00 6 4 6,00  5 6 5,00 7 3  7,00 29 26 29,00 319,912  ASİL   

64 0 EMRULLA H TAŞATAN   10 5 10,00 2 8  2,00 6 4 6,00  7 8 7,00 2 8  2,00 27 33 27,00 319,332  ASİL   

65 0 MUHAMMED AKSOY 11 4 11,00 3 7  3,00 3 7 3,00  5 8 5,00 4 6  4,00 26 32 26,00 317,096  ASİL   

66 0 İSMAİL ÖZEN 11 4 11,00 4 6  4,00 7 3 7,00  4 8 4,00 3 7  3,00 29 28 29,00 316,789  ASİL   

67 0 İSMAİL KOÇHAN 7 8 7,00 4 6  4,00 5 5 5,00  7 8 7,00 4 6  4,00 27 33 27,00 316,195  ASİL   

68 0 YUSUF GÖK 9 5 9,00 4 6  4,00 6 4 6,00  4 7 4,00 5 5  5,00 28 27 28,00 314,188  ASİL   

69 398 ENSAR İNANÇ  9 6 9,00 4 6  4,00 7 3 7,00  5 10 5,00 3 7  3,00 28 32 28,00 313,137  ASİL   

70 0 TAHA YASİN KAPLAN 8 6 8,00 6 4  6,00 6 4 6,00  3 6 3,00 6 4  6,00 29 24 29,00 312,116  ASİL   

71 0 ALİ ELALİ 11 4 11,00 4 6  4,00   4 11 4,00 5 2  5,00 24 23 24,00 311,458  ASİL   

72 0 EYYÜP KARAOĞUL  9 6 9,00 5 5  5,00 5 5 5,00  5 10 5,00 3 7  3,00 27 33 27,00 311,136  ASİL   

73 0 YUSUFİHSA N KABAK 12 3 12,00 4 6  4,00 1 4 1,00  5 9 5,00 2 8  2,00 24 30 24,00 310,657  YEDEK   

74 410 AS*UF U D *EM  7 8 7,00 5 5  5,00 7 3 7,00  5 10 5,00 4 6  4,00 28 32 28,00 310,150  YEDEK   

75 101 MUHAMMET ÇETKİN   7 8 7,00 4 6  4,00 5 5 5,00  5 10 5,00 5 5  5,00 26 34 26,00 308,435  YEDEK   

76 0 YUSUFMİR ZA ÖZSÜZ 10 5 10,00 1 9  1,00 4 5 4,00  4 11 4,00 5 5  5,00 24 35 24,00 308,321  YEDEK   

77 0 MUHAMMED ODUNCİ 12 3 12,00 2 8  2,00 3 7 3,00  6 9 6,00 0   10  0,00 23 37 23,00 307,305  YEDEK   

78 0 AHMET AKGÜN 12 3 12,00 5 5  5,00 5 5 5,00  2 13 2,00 3 7  3,00 27 33 27,00 307,278  YEDEK   

79 2 SALİH AFŞİN 12 3 12,00 5 5  5,00 2 8 2,00  3 12 3,00 3 7  3,00 25 35 25,00 307,199  YEDEK   

80 0 TALHA ATİLLA 8 7 8,00 5 5  5,00 6 4 6,00  4 11 4,00 4 6  4,00 27 33 27,00 306,763  YEDEK   

81 0 İBRAHİM ÇOBAN 10 5 10,00 5 5  5,00 7 3 7,00  1 13 1,00 5 4  5,00 28 30 28,00 304,756  YEDEK   

82 82 YASİN GÜR 11 4 11,00 5 5  5,00 5 5 5,00  3 12 3,00 2 8  2,00 26 34 26,00 303,876  YEDEK   

83 150 BERAT CANBAY 10 5 10,00 5 5  5,00 8 2 8,00  2 13 2,00 3 7  3,00 28 32 28,00 303,705  YEDEK   

84 0 HABİL ÇOBAN 7 8 7,00 1 9  1,00 4 6 4,00  7 8 7,00 3 7  3,00 22 38 22,00 302,803  YEDEK   

85 115 BURAK ÖZASLAN 7 8 7,00 5 4  5,00 6 3 6,00  4 11 4,00 4 6  4,00 26 32 26,00 301,825  YEDEK   

86 0 MUHAMME T Lİ YÜKS 9 6 9,00 5 5  5,00 7 3 7,00  2 12 2,00 4 6  4,00 27 32 27,00 301,354  YEDEK   

87 0 MFURKAN BAŞAR 7 8 7,00 4 6  4,00   7 8 7,00 3 7  3,00 21 29 21,00 301,002  YEDEK   

88 0 SAMİ YUSUF ÖZBEK 5 10 5,00 2 8  2,00 6 4 6,00  5 10 5,00 6 4  6,00 24 36 24,00 300,946  YEDEK   

89 0 EFEMİRZA AYKIZ  12 3 12,00 2 8  2,00 5 5 5,00  2 13 2,00 3 7  3,00 24 36 24,00 300,675  YEDEK   

90 0 VEYS L TAŞ 5 10 5,00 3 7  3,00 5 5 5,00  4 11 4,00 7 3  7,00 24 36 24,00 299,510  YEDEK   

91 52 FATİH PİRİNÇ 11 4 11,00 2 8  2,00 1 8 1,00  4 11 4,00 2 7  2,00 20 38 20,00 295,093  YEDEK   

92 18 BURAK S* İ FIRAT 10 5 10,00 3 7  3,00 6 4 6,00  1 14 1,00 4 6  4,00 24 36 24,00 293,565  YEDEK   

93 0 ATAKAN BALLI 8 7 8,00 2 8  2,00 5 5 5,00  3 12 3,00 4 5  4,00 22 37 22,00 291,835  YEDEK   

94 293 FATİH BOZAN C 6 7 6,00 2 8  2,00 7 3 7,00  3 12 3,00 5 5  5,00 23 35 23,00 290,849  YEDEK   
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Sır a 

 
 
Ö.No 

 

İsim 

 

Sınıf 

Tür kçe Sosya l Bil. Din Kültür ü İngilizce Matematik Fen Bil.  

Tür kçe Sosya l Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam 4-BURS Der eceler  

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel 

Genel Or talama 10 5 10,02 5 5 4,80 6 4 6,04 0 0 0,00 6 8 5,91 5 4    5,43 32 26 32,20 334,480  

Okul Or talaması 10 5 10,02 5 5 4,80 6 4 6,04 0 0 0,00 6 8 5,91 5 4    5,43 32 26 32,20 334,480  

95 0 ABDULSAMED UĞUR A 11 4 11,00 2 8 2,00 3 7 3,00  4 11 4,00 0   10  0,00 20 40 20,00 289,919   YEDEK  

96 61 BERAT ÖNAL  5 9 5,00 4 6 4,00 6 3 6,00  4 7 4,00 4 5  4,00 23 30 23,00 289,748   YEDEK  

97 0 ÖMER BURRO  8 6 8,00  4 2 4,00  5 10 5,00 2 8  2,00 19 26 19,00 288,404    YEDEK  

98 0 FURKAN EFE GÜL*  7 7 7,00 3 3 3,00 5 5 5,00  0 8 0,00 7 3  7,00 22 26 22,00 284,490   YEDEK  

99 62 YUS*F DURMUŞ  5 10 5,00 1 9 1,00 5 5 5,00  6 9 6,00 2 8  2,00 19 41 19,00 284,116   YEDEK  

100 10 ADEM ÇELİK D 6 9 6,00 1 9 1,00 2 8 2,00  6 9 6,00 2 8  2,00 17 43 17,00 282,751   YEDEK  

101 0 EREN TÜRK E  7 8 7,00 1 9 1,00 5 5 5,00  4 11 4,00 2 8  2,00 19 41 19,00 281,544   YEDEK  

102 0 TAHAYASİN ÖZDEMİR  7 8 7,00 4 6 4,00 4 5 4,00  3 12 3,00 2 8  2,00 20 39 20,00 279,822   YEDEK  

103 0 YUSUFKAYRA SİZER  7 7 7,00 0   10 0,00 2 8 2,00  4 11 4,00 3 6  3,00 16 42 16,00 277,728   YEDEK  

104 2048 ANIL NACAR  7 8 7,00 3 7 3,00 1 4 1,00  4 9 4,00 2 6  2,00 17 34 17,00 277,542   YEDEK  

105 0 HARU N TURHAN  5 8 5,00 3 6 3,00 5 5 5,00  3 6 3,00 3 7  3,00 19 32 19,00 274,534   YEDEK  

106 313 ŞÜKRÜ ALTUN  5 10 5,00 1 9 1,00 6 4 6,00  4 11 4,00 2 8  2,00 18 42 18,00 273,769   YEDEK  

107 91 MUH MET ÖZ BİÇ A A 2 13 2,00 3 7 3,00 2 8 2,00  7 8 7,00 2 8  2,00 16 44 16,00 273,625  YEDEK   

108 154 BERKAY ÇOBAN  8 7 8,00 3 7 3,00 3 7 3,00  1 13 1,00 3 7  3,00 18 41 18,00 272,698   YEDEK  

109 348 MUSAP YAHŞİ  11 4 11,00 3 7 3,00 2 8 2,00  1 14 1,00 0   10  0,00 17 43 17,00 271,347   YEDEK  

110 0 HASAN YILMAZ  10 5 10,00 3 7 3,00 1 9 1,00  1 14 1,00 0   10  0,00 15 45 15,00 264,308   YEDEK  

111 14 YAKUPENSAR ÇOBAN  7 8 7,00 0   10 0,00 3 7 3,00  1 14 1,00 2 8  2,00 13 47 13,00 256,469     

112 0 MUHAMED GENÇ  4 11 4,00 2 8 2,00 4 6 4,00  3 12 3,00 1 9  1,00 14 46 14,00 255,918     

113 0 HUZEYFE ATALAN  9 6 9,00 2 8 2,00 0 10 0,00  1 13 1,00  12 37 12,00 255,068     

114 0 BERAT GÜNGÖR  4 9 4,00 1 9 1,00 0 10 0,00  4 11 4,00 1 9  1,00 10 48 10,00 251,537     

115 0 MUHAMMED KARAKA  1 14 1,00 2 8 2,00 0 5 0,00  2 13 2,00 6 3  6,00 11 43 11,00 249,916     

116 0 YUSUF YÜKS E ĞOŞT 
 

0 14 0,00 2 8 2,00 1 8 1,00  1 12 1,00 1 7  1,00 5 49 5,00 217,415     

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 


